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Zimbra atonello@comune.vicenza.it

Re: Richiesta autorizzazione utilizzo capitolo. Aumento oneri.

Da : Riccardo D'Amato <rdamato@comune.vicenza.it> mar, 02 ago 2022, 16:24
Oggetto : Re: Richiesta autorizzazione utilizzo capitolo. Aumento oneri.
A : Angelo Tonello <atonello@comune.vicenza.it>

Cc : Michele Trevisiol <mtrevisiol@comune.vicenza.it>, Michela Piron
<mpiron@comune.vicenza.it>

va bene
Riccardo D'Amato

Comune di Vicenza
Servizio Urbanistica

0444 221535
rdamato@comune.vicenza.it

————— Messaggio originale -----

> Da: "Angelo Tonello" <atonello@comune.vicenza.it>

> A: "Riccardo D'amato" <rdamato@comune.vicenza.it>

> Cc: "Michele Trevisiol" <mtrevisiol@comune.vicenza.it>

> Inviato: Martedil, 2 agosto 2022 11:41:04

> Oggetto: Fwd: Richiesta autorizzazione utilizzo capitolo. Aumento oneri.

> Pregiato Direttore
> Riccardo arch. D'Amato,

> con riferimento all'autorizzazione sotto comncessa,
si richiede un aggiornamneto

> nel limite di € 15.666,57 oltre 1'Iva, cido in
seguito a quotazione puntuale a

> seguito di sopralluogo della Ditta di trasloco ed
al fatto che dall'unico posto

> ora depositato, il materiale e gli arredi
contenitori dovranno esser

> riposizionati (su indicazione del Servizio
Archivio) in una decina di sedi

> diverse.

>

> Confidando nella comprensione alla richiesta si
resta in attesa di conferma

> all'autorizzazione del capitolo gia segnalato.
>

> Si resta a disposizione e si porgono cordiali
saluti.

>

> P.S. In allegato il preventivo di spesa

>

>

> ————- Messaggio inoltrato -----

1di3 02/08/2022, 17:00



Zimbra https://posta.comune.vicenza.it/h/printmessage?id=58310&tz=Europe/...

>> Da: "Riccardo D'Amato" <rdamato@comune.vicenza.it>

>> A: "Angelo Tonello" <atonello@comune.vicenza.it>

>> Cc: "Michela Piron" <mpiron@comune.vicenza.it>, "Michele Trevisiol"
>> <mtrevisiol@comune.vicenza.it>

>> Inviato: Venerdi, 8 luglio 2022 13:04:37

>> Oggetto: Re: Richiesta autorizzazione utilizzo capitolo

>

>> Buongiorno, si autorizza l'utilizzo del capitolo n. 1384600 impegno
2518/2015

>> "Rimborso spese per immobili comunali dati in locazione".

>>

>> Saluti.

>>

>> Riccardo D'Amato

>>

>> Comune di Vicenza

>> Servizio Urbanistica

>> 0444 221535

>> rdamato@comune.vicenza.it

>>

>>> Da: "Angelo Tonello" <atonello@comune.vicenza.it>

>>> A: "Riccardo D'amato" <rdamato@comune.vicenza.it>

>>> Cc: "Michela Piron" <mpiron@comune.vicenza.it>, "Michele Trevisiol"

>>> <mtrevisiol@comune.vicenza.it>

>>> Inviato: Venerdi, 8 luglio 2022 12:55:43

>>> Oggetto: Richiesta autorizzazione utilizzo capitolo

>>

>>> Pregiato Direttore

>>> Riccardo arch. D'Amato,

>>> ricordato come 1l'Amministrazione stia procedendo con il progetto di

>>> valorizzazione di Palazzo "ex-ACI" di contra San Biagio, quale sede per
nuovo

>>> corso universitario.

>>

>>> S1 evidenzia che, tra le attivita prelimiari prima del cantiere, &
subentrata la

>>> necessita di liberare i locali di numerosi depositi di materiale
cartaceo e

>>> documentale in genere proveniente dai piu disparati Uffici (Urbanistica,
>>> Commercio; Pubblicita; Mobilita, Patrimonio, Stato Civile,
Manutenzioni) .

>>

>>> A fronte della situazione rappresentata, 1'Ufficio Archivio ai fini
dello

>>> svuotamento completo dei locali, ha previsto che i materiali interessati
siano

>>> distribuiti in molteplici sedi diverse.

>>

>>> Quanto premesso, per richiedere che il vostro Servizio segnali la
disponibilita

>>> e autorizzi 1l'utilizzo di un Capitolo del proprio PEG per affrontare le
spese

>>> di facchinaggio, che si stimano sui 5.000,000 euro oltre 1'Iva (€
6.100), per

>>> lo spostamento di depositi da poco sistemati, e per i gquali non erano
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previste

>>> nuove movimentazioni nel breve.

>>

>>> Si segnala 1l'urgenza di aver una vostra cortese indicazione di
disponibilita

> > > finanziaria e si porgono cordiali saluti.
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